ASOCIACGIO DOS MUNICIPIOS |
DA REGLAO DAGRANDE FLORIANOPOLIS
‘GRANFPOLIS”

REQUISICAO PARA CONTRATACAOQ/AQUISICAO

Objeto:

Aquisi¢io de 20 unidades do produto PP BR SULFITE PLOTTER 914x50m 75grs 2, para uso
interno da Associag@o dos Municipios da Grande Florianépolis - GRANFPOLIS.

Previsao Legal:

Resolugdo 01/2018 de 18 de abril de 2018.

Justificativa:

O presente processo de compra ¢ justificado pela necessidade de aquisigdo de 20 unidades do
produto PP BR SULFITE PLOTTER 914x50m 75grs 2, para reposi¢io do estoque da
Associacdio dos Municipios da Grande Florianépolis - GRANFPOLIS.

Floriandpolis, 30 de outubro de 2018.

MARISETE DE ALMEIDA
Assistente Administrativo

Aprovo o Presente e determino a abertura do processo de contratagio.

Floriandpolis, 30 de outubro de 2018.

Diretor Administrativo e Financeiro

SEDE: Rua General Bittencourt, 587 - Fone (0xx48) 3224-3668 - Fax 3224-3668 R/24 - CEP 88020-100 - Centro - Floriandpolis - SC

E-mail: granfpolis@granfpolis.org.br / Site: www.granfpolis.org.br




ASOCIAGIO DOS MUNICIPIOS |
DAREGLAO DAGRANDE FLORIANOPOLIS
GRANFPOLIS

PROCESSO DE CONTRATAGAQ/AQUISIGAO 10/2018

TERMO DE ABERTURA

O Diretor Administrativo e Financeiro da Associacido dos Municipios da Grande Floriandpolis -
GRANFPOLIS, no uso de suas atribui¢ées estatutarias, tendo em vista a Resolugdo 01/2018 de
18 de abril de 2018.

RESOLVE:

Instaurar o Processo de Contratacdo/Aquisigdo n® 10/2018, cujo escopo € a aquisigdo de 20
unidades do produto PP BR SULFITE PLOTTER 914x50m 75grs 2, para uso interno na
Associagfio dos Municipios da Grande Florianépolis - GRANFPOLIS.

Florianopolis, 31 de outubro de 2018.

Diretor Financeiro e Administrativo

SEDE: Rua General Bittencourt, 587 - Fone (0xx48) 3224-3668 - Fax 3224-3668 R/24 - CEP 88020-100 - Centro - Floriandpolis - SC
E-mail: granfpolis@granfpolis.org.br / Site: www.granfpolis.org.br




ASOCIAGIO DOS MUNICIPIOS
DAREGIAO DAGRANDE AORIANOPOLIS
GRANFPOLIS

TERMO DE REFERENCIA

1- Julgamento das Propostas:
Menor preco Glabal.

2- Forma e Prazo de Pagamento:
Pagamento via deposito ou boleto bancario com prazo de no minimo 20 dias apos a entrega dos

produtos.

3- Local da Entrega dos Produtos:
Sede da GRANFPOLIS

4- Prazo de Entrega:
Imediata apos a emissdo da autorizagéo de fornecimento.

5- Da Obrigac¢do das Partes
5.1 Do Fornecedor
a- Entregar os produtos de acordo com o pactuado, ndo sendo aceito em hipdtese alguma
alteracfio do que foi estabelecido na contratagéo.
5.2- Da GRANFPOLIS
a- proceder o pagamento dos servi¢os no prazo estabelecido;
b- a fiscaliza¢do e acompanhamento do contrato serdo de responsabilidade do funcionario
que requisitou a contratagfo,

0- Das Propostas
a) Os orcamentos poderdo ser entregues pessoalmente ou por e-mail.
b) Nao serdo admitidas propostas parciais ou com itens faltantes.

7- Da Confirmac¢ao para entrega dos Produtos, Bens ou Servigos:
Serd confirmada a compra mediante encaminhamento da autorizagio de fornecimento dos produtos.

8- Quantitativo/Especificacdes

Item

Especificagdo/Descrigdo (Especificagdo Técnica)

Unidade

Quantidade

01 |20 unidades do produto PP BR SULFITE PLOTTER 914x50m 75grs 2

UN

20

Florianépolis, 31 de outubro de 2018.

MARISE

E ALMEIDA
Assistente Administrativo

Diretor Administrativo e financeiro

SEDE: Rua General Bittencourt, 587 - Fone (0xx48) 3224-3668 - Fax 3224-3668 R/24 - CEP 88020-100 - Centro - Florianépolis - SC

E-mail: granfpolis@granfpolis.org.br / Site: www.granfpolis.org.br




Cotacdo de Papel para Ploter mailbox:///C:/Users/Granfpolis/AppData/Roaming/Thunderb...

Assunto: Cotagado de Papel para Ploter

De: Luiz Antonio Gerardi <gerardi@granfpolis.org.br>

Data: 30/10/2018 14:12

Para: Luiz Anténio Gerardi <lgerardi@hotmail.com>, Apoio Administrativo
<apoio@granfpolis.org.br>

BCC: "Plotter - 5 Estrelas Ind. de Papeis" <patricia@5estrelas.ind.br>, Plotter - CAC Papéis
<vendasnice@cacpapeis.com.br>, Plotter - EMBALATRENTO - Carla
<gralha@embalatrento.com.br>, Plotter - Kicopias <kicopias@kicopias.com.br>, Plotter -
Papyteck - Alvaro <alvaro@papyteck.com.br> !

Boa tarde,

A Associacdo dos Municipios da Regido da Grande Florianodpolis - GRANFPOLIS, CNPJ.:
75.846.873/0001-19, I.E. Isenta, sito a Rua Candido Ramos, n2 250 - Capoeiras -
Florianopolis - SC - CEP.: 88.090-800, solicita cotagdo de preco para 20 unidades do
produto PP BR SULFITE PLOTTER 914x50m 75grs 2" e prazo para entrega.

Qualquer duvida estou a disposicdo para esclarecimentos.

Certo do atendimento, agradecemos antecipadamente, muito obrigado.

LUIZ ANTONIO GERARDI
Contador — GRANFPOLIS
E-Mail: gerardi@granfpolis.org.br
Fone: (48) 3224-3668 — R: 226

ldel 05/11/2018 13:56




Apoio Administrativo

De: Luiz Anténio Gerardi <gerardi@granfpolis.org.br>
Enviado em: terca-feira, 30 de outubro de 2018 14:16

Para: Apoio Administrativo

Assunto: Fwd: Re: Cotacdo de Papel para Ploter

Boa tarde

Segue abaixo cotagdo de item solicitado!

20 UND 914 X 75g X 50m X 2= $520,00 + 5%IPI= $546,00

Prazo de entrega: Toda segunda feira entregamos regido de Floriandpolis frete CIF,

Vilmar Wolf
Represaentante Comercial

Embalatrento Papeis

Papeis para industrias téxteis:

Bobinas ou felhas para sublimagao

Bobinas para engenharia e risco

Papel pardo para modelagem e papel tratado Sublimax

Temos o papel que vocé precisa, consulte!

tel.: (048)-3267-0897 (ramal 220)
cel.: (048)-95128-3450 ( Vilmar )
Skype: vilmarwolf

email: gralhna@embalatrento.com.br

Em ter, 30 de out de 2018 as 14:12, Luiz Antonio Gerardi <gerardi(@granfpolis.org.br> escreveu:

Boa tarde,

A Associacio dos Municipios da Regifio da Grande Floriandpolis - GRANFPOLIS, CNPJ.:
75.846.873/0001-19, L.E. Isenta, sito a Rua Candido Ramos, n® 250 - Capoeiras - Florianépolis - SC -




Apoio Administrativo

De: Luiz Antonio Gerardi <gerardi@granfpolis.org.br>
Enviado em: terca-feira, 30 de outubro de 2018 14:12

Para: Apoio Administrativo

Assunto: Fwd: RES: Cotacdo de Papel para Ploter

Boa Tarde !

ORCAMENTO:

20 rolos PAPEL SULFITE PLOTTER 914x50m 75grs 2"

Prego unitario R$ 34,20 CuP ¥ OV 38T A0 V-

Preco Total.. ..R$ 684,00 cone - \ug) 2a8a- uaqo

Cond.Pagamento: 15 dias. roant] c o L NIy - s
Prazo de entrega: 05 dias. C-MWav- (0 PYRss @B KA(OYIAS. GO BK
Abragos s

Leocir D OVIAD

De: Luiz Antbnio Gerardi [mailto:gerardi@granfpolis.org.br]
Enviada em: terga-feira, 30 de outubro de 2018 13:12
Para: Luiz Antonio Gerardi; Apoio Administrativo

Assunto: Cotacdo de Papel para Ploter

Boa tarde,

A Associacfio dos Municipios da Regido da Grande Florian6polis - GRANFPOLIS, CNPJ.:
75.846.873/0001-19, L.E. Isenta, sito a Rua Candido Ramos, n® 250 - Capoeiras - Florianopolis - SC - CEP.:
88.090-800, solicita cotaciio de preco para 20 unidades do produto PP BR SULFITE PLOTTER 914x50m
75grs 2" e prazo para entrega.

Qualquer davida estou a disposigdo para esclarecimentos.

Certo do atendimento, agradecemos antecipadamente, muito obrigado.

LUIZ ANTONIO GERARDI
Contador — GRANFPOLIS
E-Mail: gerardi@agranfpolis.org.br
Fane: (48) 3224-3668 — R: 226

Livre de virus. www.avast.com.




Apoio Administrativo

De: Luiz Antonio Gerardi <gerardi@granfpolis.org.br>
Enviado em: terca-feira, 30 de outubro de 2018 14:13

Para: Apoio Administrativo

Assunto: Fwd: RES: Cotacdo de Papel para Ploter

Boa Tarde Luiz....Tudo bem com vc ??7?

Segue cotagdo solicitada.:

20 rls Sulfite Plotter tam. 914 x50 75Grs 2” .......... RS 39,95 cd

Obs.:

Prazo de Entrega: IMEDIATO _

Prazo de Pagto: 28 ddl e ~e hat loon ] -3
Frete: FOB L QD) -0 -ADA WU

Impostos: Inclusos
Aguardo sua confirmac8o para implantar o pedido, ok.

Abragos,

'v 4 —— l:“?
 BIVEED i sertz A5

Espainhiga;

De: Luiz Antdnio Gerardi [mailto:gerardi@granfpolis.org.br]
Enviada em: terca-feira, 30 de outubro de 2018 14:12
Para: Luiz Anténio Gerardi; Apoio Administrativo

Assunto: Cotacdo de Papel para Ploter

Boa tarde,
A Associagdo dos Municipios da Regido da Grande Florianépolis - GRANFPOLIS, CNPJ.:
75.846.873/0001-19, L.E. Isenta, sito a Rua Candido Ramos, n° 250 - Capoeiras - Florianopolis - SC - CEP.:

88.090-800, solicita cotacdo de prego para 20 unidades do produto PP BR SULFITE PLOTTER 914x50m
75grs 2" e prazo para entrega.

Qualquer dvida estou a disposi¢@o para esclarecimentos.

Certo do atendimento, agradecemos antecipadamente, muito obrigado.
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ASOCIATAO DOS MUNICIPIOS |
DAREGLAO DAGRANDE LORIANOPOLIS

‘GRANFPOLIS”

PROCESSO DE CONTRATACAO 010/2018

TERMO DE HOMOLOGACAO

Homologo o processo de contratagdo 010/2018 cujo objeto € a aquisicdo de PP SULFITE
PLOTTER 914x50m 75grs 2, para uso interno na GRANFPOLIS, e que tem como vencedora a
empresa, Embalatrento Papéis CNPJ n° 09.009.247/0001-43, ficando autorizada a emissdo de
autorizacdo de fornecimento.

Floriandpolis, 31 de outubro de 2018.

Gl BRASIL

Diretor Administrativo e Financeiro

SEDE: Rua General Bittencourt, 587 - Fone (0xx48) 3224-3668 - Fax 3224-3668 R/24 - CEP 88020-100 - Centro - Florianopolis - SC
E-mail: granfpolis@granfpolis.org.br / Site: www.granfpolis.org.br




ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FLORIANOPOLIS - GRANFPOLIS
CNPJ - 75.846.873/0001-19

Eu, Luiz Antonio Gerardi
Embalatrento Papéis

| RECIBO DE ENTREGA DE PRODUTOS, BENS E SERVICOS

CNPJ 09.009.247/0001-43

os itens abaixo descritos conforme autorizagio de fornecimento/servigos niimero 010/2018

, Matricula 1097 , declaro ter recebido nesta data do fornecedor

Iten| Especificagdo/Descricio (Especificacio Técnica) |Unid  |Qnt |V Unit |V Total
1| PP SULFITE PLOTTER 914x50m 75grs 2 UND 20 27,30 546,00
M 546,00

Total

Floriandpolis, 05 de novembro de 2018




